
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA ORHANGAZİ GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULU 4. Sınıf Deneme Sınavı M19 İO4 KDS 06 139 139 139 1464

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce Fen BilimleriDin K.ve A.B.

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce Fen BilimleriDin K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,81 10 5 8,21 6 4 4,58 5 5 2,92 6 3 5,27 6 4 4,18 43 26 33,97 353,150

Okul Ortalaması 11 3 10,22 11 4 9,16 6 4 4,56 5 5 3,35 7 3 5,79 6 4 4,23 45 23 37,31 371,570

KATILIMLAR

1 0 *E*R*CNU*Ç * OL O  15 0 15,00 15 0 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 65 5 63,33 482,667 1 1 1 1 50

2 0 BERATBARI DALKIRAN 5 15 0 15,00 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 66 4 64,67 478,667 1 2 2 2 62

3 0 ALYA GÜNEŞ  15 0 15,00 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 65 5 63,34 474,667 2 3 3 3 77

4 0 MİRAY TOSUN  15 0 15,00 15 0 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 63 7 60,67 474,667 2 3 3 3 77

5 0 MUHAMMED SADIK DURU5 15 0 15,00 13 2 12,33 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 66 3 65,00 474,333 2 5 5 5 88

6 0 ELVİN NİSA KIZMAZ  15 0 15,00 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 63 7 60,67 470,667 4 6 6 6 98

7 0 ZEYNEP HAVA  14 1 13,67 14 1 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 62 8 59,34 468,000 5 7 7 7 107

8 0 ELİFDURU GÜL 5 15 0 15,00 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 63 7 60,66 466,667 3 8 8 8 114

9 0 ELİF NAZ İPEKOĞLU 5 15 0 15,00 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 61 9 57,99 460,000 4 9 9 9 135

10 0 AHMET KÜRŞAT GÜRER 15 0 15,00 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 60 10 56,67 454,667 6 10 10 10 174

11 0 ELİF ÇALIŞKAN 5 14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 62 8 59,34 453,333 5 11 11 11 184

12 0 FATMA ZEHRA AVCI  14 1 13,67 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 61 9 58,01 453,333 7 11 11 11 184

13 0 MUSTAFA ALP UYGUN 5 14 1 13,67 14 1 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 59 11 55,34 452,000 6 13 13 13 190

14 0 MİRAÇ SERBEST  13 2 12,33 15 0 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 57 13 52,67 452,000 8 13 13 13 190

15 0 DORUKDÖNMEZ  13 2 12,33 13 2 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 60 10 56,66 450,667 9 15 15 15 197

16 0 ECRİNNAZ LAZOĞLU 4A 14 0 14,00 12 1 11,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 59 7 56,67 449,667 1 16 16 16 203

17 0 MUHAMMED EMİR ÖZKAN 15 0 15,00 13 2 12,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 58 12 54,00 448,000 10 17 17 17 212

18 0 ADEMKESKİN  13 2 12,33 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 59 11 55,33 446,667 11 18 18 18 222

19 0 UFUK AHMET DEMİRKIRAN 15 0 15,00 12 3 11,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 60 10 56,67 444,000 12 19 19 19 238

20 0 KAYRA MÜMİN TAMTABAK 12 3 11,00 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 59 11 55,33 441,333 13 20 20 20 260

21 0 MERVE KAYRAK  14 1 13,67 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 58 12 54,01 438,667 14 21 21 21 276

22 0 N AE*A* *L *  14 1 13,67 13 2 12,33 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 57 13 52,66 438,667 14 21 21 21 276

23 0 ZEHRA YASEMİN ERBAŞ 13 0 13,00 12 2 11,33 8 2 7,33 6 1 5,67 9 0 9,00 9 1 8,67 57 6 55,00 438,333 16 23 23 23 279

24 0 ALPERHAN GÜNEL  14 1 13,67 13 2 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 5 5 3,33 55 15 50,00 437,333 17 24 24 24 281

25 0 ELİF BALTACI  15 0 15,00 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 60 10 56,67 430,667 18 25 25 25 312

26 0 ECEM ERVA KAYA  14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 57 12 52,99 430,333 19 26 26 26 320

27 0 IRMAK ÖZDEMİR 4C 14 1 13,67 13 2 12,33 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 53 17 47,34 428,000 1 27 27 27 330

28 0 MERVE AKSOY  13 2 12,33 12 3 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 57 13 52,66 426,667 20 28 28 28 343

29 0 MELİH BURHAN  13 2 12,33 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 58 11 54,33 426,333 21 29 29 29 348

30 0 MEHMET ENES AKDEMİR5 11 4 9,67 15 0 15,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 52 18 46,01 424,000 7 30 30 30 367

31 0 SUDEN KANTARCI 5 13 2 12,33 12 3 11,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 54 16 48,66 422,667 8 31 31 31 374

32 0 EGE UZUN 5 13 2 12,33 13 2 12,33 8 2 7,33 3 7 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 54 16 48,66 422,667 8 31 31 31 374

33 0 BEDİRHANÇETİNKAYA 4D 13 2 12,33 12 3 11,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 53 16 47,67 422,000 1 33 33 33 384

34 0 ESLEM ARSLAN  14 1 13,67 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 55 15 50,01 420,000 22 34 34 34 390

35 0 AHMET YILMAZ  13 2 12,33 13 2 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 53 17 47,32 418,667 23 35 35 35 400

36 0 NURAY ABASLİ  12 3 11,00 13 2 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 53 17 47,32 418,667 23 35 35 35 400

37 0 ADA AYTI  13 2 12,33 12 3 11,00 7 3 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 55 14 50,33 417,000 25 37 37 37 416

38 0 ENES  AKGÜN  15 0 15,00 14 1 13,67 7 3 6,00 3 5 1,33 6 0 6,00 45 9 42,00 416,667 26 38 38 38 420

39 0 MELTEM DOYRANLI  12 2 11,33 13 2 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 52 16 46,66 415,667 27 39 39 39 428

40 0 HİRANUR YARMA  13 2 12,33 14 1 13,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 51 19 44,66 414,667 28 40 40 40 433

41 0 METİN SEFA EREN  14 1 13,67 11 3 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 55 14 50,34 413,000 29 41 41 41 454

42 0 ASYA DEMİR  13 2 12,33 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 51 19 44,67 412,000 30 42 42 42 456

43 0 ALIBATINFIÇICILAR 4C 13 2 12,33 11 4 9,67 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 54 16 48,66 410,667 2 43 43 43 463

44 0 NİSA *ORBACI  11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 51 19 44,68 410,667 31 43 43 43 463

45 0 YİĞİT YAŞAR  12 3 11,00 13 2 12,33 7 3 6,00 3 3 2,00 8 1 7,67 7 2 6,33 50 14 45,33 410,333 32 45 45 45 475

46 0 ABDULSAMEDTOPYÜZ  12 3 11,00 13 2 12,33 7 3 6,00 5 4 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 51 18 45,00 410,333 32 45 45 45 475

47 0 SERRA KOLCİ  11 3 10,00 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 1 7,67 53 15 48,00 407,667 34 47 47 47 490
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce Fen BilimleriDin K.ve A.B.

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce Fen BilimleriDin K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,81 10 5 8,21 6 4 4,58 5 5 2,92 6 3 5,27 6 4 4,18 43 26 33,97 353,150

Okul Ortalaması 11 3 10,22 11 4 9,16 6 4 4,56 5 5 3,35 7 3 5,79 6 4 4,23 45 23 37,31 371,570

KATILIMLAR

48 0 DEFNEEBARIK  14 1 13,67 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 4 4,67 52 17 46,34 403,000 35 48 48 48 508

49 0 ESLEM GÜNEŞ  14 1 13,67 12 2 11,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 2 6,33 49 19 42,66 403,000 35 48 48 48 508

50 0 UMUTTUNAHANTURAN 13 2 12,33 12 3 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 50 20 43,33 400,000 37 50 50 50 530

51 0 ZEYNEP NAZ GÜLFİDAN 12 3 11,00 12 3 11,00 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 49 21 42,00 400,000 37 50 50 50 530

52 0 MUHAMMETYYUSUFLALBUD2 11 3 10,00 15 0 15,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 45 24 37,00 399,000 1 52 52 52 540

53 0 TUANAESRAKOÇ 5 14 1 13,67 11 3 10,00 3 4 1,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 46 20 39,34 397,667 10 53 53 53 543

54 0 AYŞENAZ ATAY  11 4 9,67 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 3 3,00 49 18 43,01 396,667 39 54 54 54 552

55 0 ASEL KEKLİK  15 0 15,00 8 4 6,67 7 2 6,33 4 3 3,00 9 0 9,00 5 3 4,00 48 12 44,00 396,333 40 55 55 55 555

56 0 EGE LALE 5 11 3 10,00 14 1 13,67 7 3 6,00 3 5 1,33 7 3 6,00 4 5 2,33 46 20 39,33 396,333 11 55 55 55 555

57 0 EL İFSUÖZ B EY  13 2 12,33 9 4 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 53 15 48,01 394,000 41 57 57 57 560

58 0 AHMET RIZA KUŞOĞLU 12 3 11,00 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 50 20 43,33 393,333 42 58 58 58 562

59 0 MİRAY SERBEST  14 1 13,67 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 49 20 42,33 389,667 43 59 59 59 574

60 0 ECRİNN  SABANLI  10 4 8,67 12 3 11,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 1 8,67 7 3 6,00 48 21 41,01 389,667 43 59 59 59 574

61 0 CELAL ŞEN  13 2 12,33 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 49 21 41,99 386,667 45 61 61 61 589

62 0 GÖRKEM BAYRAM  12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 48 22 40,67 386,667 45 61 61 61 589

63 0 ESLEMNURSALMAŞUR  13 2 12,33 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 49 21 41,99 384,000 47 63 63 63 607

64 0 ÖMER ASAF CÜRE 5 13 2 12,33 13 2 12,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 43 27 34,00 382,667 12 64 64 64 614

65 0 BERKE ÇINAR SERT  11 3 10,00 11 4 9,67 7 2 6,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 48 20 41,33 382,333 48 65 65 65 622

66 0 İSMAİL  DİNÇER 5 13 2 12,33 11 4 9,67 7 3 6,00 3 4 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 47 20 40,34 381,667 13 66 66 66 624

67 0 ALİ UZUN  14 1 13,67 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 48 22 40,66 381,333 49 67 67 67 627

68 0 YAĞMU RDOST  14 1 13,67 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 6 0,00 47 21 40,00 381,333 49 67 67 67 627

69 0 SEVGİSENA ÜNAL 4A 12 3 11,00 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 47 23 39,33 381,333 2 67 67 67 627

70 0 İLKİM HAS  11 4 9,67 12 3 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 46 24 38,00 381,333 49 67 67 67 627

71 0 ÖMER YİĞİT KÖLEMEN  12 2 11,33 10 4 8,67 6 3 5,00 4 5 2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 46 20 39,33 380,333 52 71 71 71 636

72 0 MİRAÇ ALANTAR  12 3 11,00 12 2 11,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 46 22 38,66 380,333 52 71 71 71 636

73 0 KAAN KAKAN 4G 13 2 12,33 11 4 9,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 45 25 36,66 380,000 1 73 73 73 639

74 0 NEHİR AYŞE UYSAL  13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 6 2,00 44 21 37,00 379,667 54 74 74 74 642

75 0 SULTAN NİSA TUNÇEZ 4C 11 4 9,67 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 46 24 38,00 378,667 3 75 75 75 643

76 0 ELA TUNÇ  13 2 12,33 11 4 9,67 6 4 4,67 4 5 2,33 7 3 6,00 3 5 1,33 44 23 36,33 378,333 55 76 76 76 647

77 0 FİRDEVS DEREBAŞI  12 2 11,33 9 5 7,33 7 2 6,33 5 5 3,33 8 1 7,67 4 6 2,00 45 21 37,99 373,000 56 77 77 77 672

78 0 NECAH MUHAMMED  12 3 11,00 9 6 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 47 23 39,33 372,000 57 78 78 78 675

79 0 BATIN SAİTUKURTULUŞ 11 4 9,67 10 5 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 48 22 40,67 370,667 58 79 79 79 684

80 0  12 3 11,00 11 4 9,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 42 28 32,67 366,667 59 80 80 80 702

81 0 YAĞMUR YALÇIN  12 3 11,00 9 4 7,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 46 22 38,66 366,000 60 81 81 81 706

82 0 CANER AY 5 11 4 9,67 11 4 9,67 6 4 4,67 3 6 1,00 8 2 7,33 39 20 32,34 365,000 14 82 82 82 716

83 0 ŞEBNEM TURAN  11 1 10,67 11 3 10,00 6 3 5,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 41 23 33,34 364,667 61 83 83 83 717

84 0 BERENDURU RDEEEBAŞI5 12 3 11,00 12 3 11,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 4 2,67 4 6 2,00 42 26 33,34 364,667 15 83 83 83 717

85 0 ELİF ORUÇ 4B 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 43 27 34,00 364,000 1 85 85 85 719

86 0 ZEYNEP ÖZIŞIK  11 4 9,67 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 47 23 39,34 362,667 62 86 86 86 726

87 0 BERK BO *AĞ  14 1 13,67 3 6 1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 46 18 40,01 358,000 63 87 87 87 753

88 0 ÇINAR KARAGÖZ 5 12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 41 29 31,34 357,333 16 88 88 88 755

89 0 ZEYNEP ZENGİN  9 6 7,00 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 42 28 32,67 356,000 64 89 89 89 762

90 0 AİŞE BERRA  VCI  9 6 7,00 13 2 12,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 40 30 30,00 354,667 65 90 90 90 771

91 0 İLAYDA HATİCE KOÇ  11 4 9,67 11 4 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 41 29 31,34 352,000 66 91 91 91 786

92 0 MERTKARA    R  8 7 5,67 13 2 12,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 39 31 28,66 348,000 67 92 92 92 809

93 0 MELKKE ŞAHİN        İ 5 9 5 7,33 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 42 27 32,99 347,000 17 93 93 93 821

94 0 UMUT ÜNVER 5 10 5 8,33 8 7 5,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 10 0 10,00 6 4 4,67 41 29 31,33 345,333 18 94 94 94 827

                                                2 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA ORHANGAZİ GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULU 4. Sınıf Deneme Sınavı M19 İO4 KDS 06 139 139 139 1464

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce Fen BilimleriDin K.ve A.B.

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce Fen BilimleriDin K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,81 10 5 8,21 6 4 4,58 5 5 2,92 6 3 5,27 6 4 4,18 43 26 33,97 353,150

Okul Ortalaması 11 3 10,22 11 4 9,16 6 4 4,56 5 5 3,35 7 3 5,79 6 4 4,23 45 23 37,31 371,570

KATILIMLAR

95 0 İSMAİL ÖZKAN KU HAN 11 4 9,67 11 4 9,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 37 33 26,02 344,000 68 95 95 95 835

96 0 YAĞMUR ŞEN 5 12 1 11,67 7 4 5,67 6 3 5,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 4 5 2,33 38 23 30,34 341,667 19 96 96 96 854

97 0 ARAS SU  9 6 7,00 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 39 31 28,66 341,333 69 97 97 97 855

98 0 MUSTAFAFAKCAY  9 5 7,33 11 4 9,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 4 2,67 5 5 3,33 38 29 28,33 337,000 70 98 98 98 872

99 0 EYMEN ÇABUK 5 10 5 8,33 11 4 9,67 3 7 0,67 2 5 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 35 32 24,34 336,333 20 99 99 99 875

100 0 **  9 6 7,00 10 5 8,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 38 32 27,33 336,000 71 100 100 100 877

101 0 BERK ŞEREFLER  11 4 9,67 10 5 8,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 37 33 26,01 334,667 72 101 101 101 884

102 0 ALİEGEYAKICI  8 7 5,67 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 40 30 30,00 333,333 73 102 102 102 888

103 0 MUHAMETYUSUF KUŞÇA 10 5 8,33 9 6 7,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 3 5 1,33 37 31 26,66 329,333 74 103 103 103 904

104 0 ELA KAYA  11 4 9,67 6 7 3,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 40 28 30,67 328,667 75 104 104 104 908

105 0 DİLEK HARE  11 4 9,67 10 4 8,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 35 34 23,67 327,667 76 105 105 105 918

106 0 MUHAMETE 4B 12 2 11,33 7 8 4,33 3 5 1,33 8 1 7,67 0 1 -0,33 30 17 24,33 327,333 2 106 106 106 921

107 0 MELİH YOLSAL  11 4 9,67 9 4 7,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 34 34 22,68 327,333 77 106 106 106 921

108 0 ARDA KABAKÇI  9 6 7,00 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 38 32 27,34 322,667 78 108 108 108 934

109 0 AYTUĞ DİKMEN  8 6 6,00 7 8 4,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 9 1 8,67 7 3 6,00 39 30 29,00 321,667 79 109 109 109 935

110 0 NEHİR PERK  10 5 8,33 9 6 7,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 38 32 27,34 321,333 80 110 110 110 936

111 0 ZEYNE  MEMİŞ  8 6 6,00 10 4 8,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 34 33 23,00 320,667 81 111 111 111 943

112 0 *S  *  M*     L 5 10 5 8,33 8 7 5,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 38 32 27,33 320,000 21 112 112 112 945

113 0 İNCİ ECRİN GÜNEŞ 5 9 6 7,00 9 6 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 36 34 24,66 318,667 22 113 113 113 949

114 0 GİZEM KATANALP  9 6 7,00 10 5 8,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 36 34 24,66 317,333 82 114 114 114 955

115 0 ECRİN  ATMACA 5 11 4 9,67 8 6 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 36 33 25,00 309,000 23 115 115 115 996

116 0 MUHAMMED SÖNMEZ  9 6 7,00 5 10 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 40 30 30,01 308,000 83 116 116 116 997

117 0 ŞEVVAL GÜL  6 8 3,33 10 5 8,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 4 4 2,67 6 3 5,00 33 32 22,33 302,667 84 117 117 117 1016

118 0 YASİN*AKTA Ş  8 6 6,00 8 7 5,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 33 35 21,34 302,667 84 117 117 117 1016

119 0 HALİL ERSİN ŞAHİN  8 7 5,67 9 6 7,00 1 2 0,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 27 36 15,00 294,000 86 119 119 119 1064

120 0 ENES K*T * CI 5 8 7 5,67 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 2 5,33 35 33 23,99 293,333 24 120 120 120 1066

121 0 YASİN FUR *  SÜM R  4 11 0,33 11 4 9,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 30 39 17,00 289,000 87 121 121 121 1083

122 0 MÜCAHİT USTA  9 6 7,00 8 7 5,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 5 2,33 3 7 0,67 29 39 16,01 288,000 88 122 122 122 1084

123 0 MEHMET *YÜP AL UNBAŞ 7 7 4,67 6 8 3,33 4 3 3,00 5 3 4,00 5 4 3,67 4 5 2,33 31 30 21,00 287,667 89 123 123 123 1085

124 0 AZRA ORBAY  8 7 5,67 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 29 41 15,34 286,667 90 124 124 124 1087

125 0 FATİH EYÜP ALTUN  9 6 7,00 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 41 15,34 282,667 91 125 125 125 1101

126 0 BAKİBERAT YİKLGAN 4D 6 6 4,00 6 8 3,33 8 1 7,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 33 32 22,33 281,333 2 126 126 126 1105

127 0 YAĞMUR  YILMAZ 5 7 8 4,33 9 5 7,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 27 41 13,33 280,333 25 127 127 127 1109

128 0 ECRİN AZRA BAŞKURT  9 6 7,00 8 7 5,67 2 5 0,33 0 7 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 26 38 13,34 279,667 92 128 128 128 1113

129 0 ELİF NAZ KURT  10 5 8,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 27 43 12,66 270,667 93 129 129 129 1151

130 0 BERRA KAYALI 5 9 6 7,00 8 7 5,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 22 47 6,34 257,667 26 130 130 130 1198

131 0 EMİR FİDA  N  6 9 3,00 7 8 4,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 23 46 7,66 239,333 94 131 131 131 1260

132 0 EMİRHAN AY  8 7 5,67 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 24 46 8,67 238,667 95 132 132 132 1264

133 0 YUSUF BERAT KÖSE  T  4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 48 5,99 228,000 96 133 133 133 1299

134 0 FURKAN KA *  5 6 3,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 18 46 2,67 221,333 97 134 134 134 1319

135 0 DRUKK*M*N 2 6 9 3,00 4 11 0,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 20 49 3,67 219,333 2 135 135 135 1325

136 0 YILMAZ  KÖKLÜ  4 10 0,67 7 8 4,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 17 52 -0,33 217,667 98 136 136 136 1328

137 0 KEREM ŞAHİN 4C 7 8 4,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 18 52 0,66 206,667 4 137 137 137 1375

138 0  4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 13 57 -6,00 174,667 99 138 138 138 1446

139 0 YİĞİT DİRİK  0 0 0,00
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